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RECIBO oo RS 1.684.35
s

Recebi do Club Athletico Paulistano o valor de R$
1.684,35(hum mil, seiscentos ¢ oitenta e quatro reais e trinta
e cinco centavos), pelo cheque 850013, emitido contra o

Banco Brasil S.A. Ag. 2947 — conta n° 17.976-0 a titulo de
adiantamento quinzenal do més de janeiro de 2014,

Sdo Paulo 15 de janeiro de 2014

Paulo Henﬂque Wand rley Peganha Coutinho /
Cargo: Técnico do Polo Aquatico 14406, 01.03

RE.13748 - L /

Obs. Este valor esta sendo pago com os recursos do Projeto
Polo Aqudtico n° 1101868-26 da Lei do Incentivo ao

Esporte.
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Rua Honduras, 1400 - Jardim América - S8o Paulo - SP - CEP 01428-900
firanceiro tesouraria@pauiistano.org.br
AW DILIStanO.arg.br

Fone {1 1) 3065-2040
Fax {11] 3065-2043




E-mail de Club Athletico Paulistano - ADIANTAMENTO AOS TECNICOS DO P...

—-—--—- Mensagem encaminhada ———

De: Adilson Santos - Recursos Humanos <adilson.santos@paulistanc.org.br>
Data: 10 de janeiro de 2014 14:13

Assunto: Re: ADIANTAMENTO AOS TECNICOS DO POLO AQUATICO

Para: Vania Pacheco Areias - RH <vania.pacheco@paulistano.org.br>

Vania,

Seque abaixo valores adiantaments guinzenal 01/2014 - (Func. Lei Incent.Pole)

- 13666 - PABLO ROGER CUESTA ZULUETA R$ 0 00 (Funblanarm periode Ferlas)

Att. :_b /142 LSRN SY |

Adilson Paulo dos Santos

Recursos Humanos

Club Athletico Paulistano

Fone: 3065-2187

Email: adilson.sanios@paulistano.org.br

Pagina 2 de 2

Em 10 de janeiro de 2014 12:12, Vania Pacheco Areias - RH <vania.pacheco@paulistanc.org.br>

escreveu:
Adilson, boa tarde.

Vocé ja consegue saber gual & o valor?

Grata,

. Vania Pacheco Areias
Superviscra de Recursos Humanos
Club Athietico Paulistano

5511} 3065-2186

-—-——-- Mensagem encaminhadg ~——----—--

De: Orlando Stabe <orlando.stabe@paulistanc.org.br>

Data: 10 de janeiro de 2014 12:10

Assunto: ADIANTAMENTO AQS TECNICOS DO POLO AQUATICO
Para: Vania Pacheco Areias - RH <vania.pacheco@pauiistano.org.br>

Texto das mensagens antenores ocuilo]
; & }

'ﬁ”@jﬁ% a4 M i J01865 - 2¢

htips://mail.google.com/mail/iu/0/ui=2&k=429063ce5 2 & view=pt&secarch=draftsé&th...

10/01/2014
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Orlando Stabe <orlando.stabe@paulistanc.org.br>

ADIANTAMENTO AOS TECNICOS DO POLO AQUATICO

2 mensagens

Orlando Stabe <orlando stabe@paulistano.org.br> 10 de janeiro de 2014 12:10
Para: Vania Pacheco Arelas - RH <vania.pacheco@paulistano.org.br>

Vania
Boa tarde.

Peco a gentileza de verificar se é possivel enviar os nomes e os valores do adiantamento gue temos
que pagar acs funcionarics do polo no proxime dia 15,

Como vamos pagar em cheque, sera necessario que o fagamos no maximoe até o dia 13, paraqueas

chegues sejam compensados e os valores estejam dispeniveis no dia 15.
Agradeco.

Alenciosaments,

Contador

Club Athigtico Paulistano
www, paulistanc.org.br
211y 30685-2038

Te

B
“

Cal [11)

97257170

Vania Pacheco Areias - RH <vania.pacheco@paulistanc.org.br> 10 de janeiro def;;?

Para: Orlando Stabe <orfando.stabe@paulistano.org.br>
Cc: Katia Maria Zaize - Recursos Mumanos <katia.zaize@paulistano.org.br>

Sr. Orlande, boz tarde.
Somente um funciondrio tera adiantamente salarial.
Conforme conversamas, o gue ficou combinado com o Dr. Paule Mavizzo na presenca da Telma na

sala dele, & que devera ser emitido um cheque cende o funcionario podera sacar o dinheiro no caixa
da banco em harario de expediente bancario.

Grata,

Vania Pacheco Arelas

Supervisora de Recursos Humanos
Club Athietico Paulistano

55 {11} 3065-2186

https://mail.google.com/matl/u/0/?ui=2&ik=429063ce52 & view=pt&search=drafts&th... 10/01/2014
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